
Jean-Christophe Berry <jeanchristopheberry@gmail.com>

TR: demande de subvention "Risque chimique Equipements version 2023" -
dossier n°56773-Paiement de la subvention
1 message

Vo only land <vo@onlyland.fr> 5 décembre 2024 à 10:48
À : compta@onlyland.fr

De : NICOLAS MORAND <nicolas.morand@onlyland.fr>
Envoyé : vendredi 22 novembre 2024 06:43
À : Patrick Aubert <vo@onlyland.fr>
Objet : Fwd: demande de subvention "Risque chimique Equipements version 2023" - dossier n°56773-Paiement
de la subvention

---------- Message transféré ----------
De : nepasrepondre-resafs@cnav.fr
Date : 21 nov. 2024 23:01
Objet : demande de subvention "Risque chimique Equipements version 2023" - dossier n°56773-Paiement de la
subvention
À : nicolas.morand@onlyland.fr
Cc :

Bonjour,

Votre demande de subvention "Risque chimique Equipements version 2023" numéro 56773 a été acceptée
pour un montant de 3 075,00 €.

Les investissements subventionnés sont les suivants :

Description Précision Nombre
Coût unitaire

HT

Forfait
ou pourcentage

de
participation

Fontaine de dégraissage biologique et fontaine
lessivielle

fontaine
lessivielle

1 6 150,00 € 50,00 %

TOTAL INVESTISSEMENT 6 150,00 €

Le versement de la subvention sera réalisé prochainement par notre service comptable.

Cordialement,

Le service de gestion des Subventions Prévention TPE de votre caisse.
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